
 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

#4048# 

OSKARSSONS DÖDSBO, EINAR 
NORSKAVÄGEN 8 E 
982 36 GÄLLIVARE 

 

 
 

 

 

 

Remiss för yttrande 
 
Fastighet:LILLBERGET 2:2 
Ärendemening: Bygglov för nybyggnad av nätstation 
Diarienummer: BYGG 2025-000962 

 

Ärende  
Det har inkommit ett ärende avseende Bygglov för nybyggnad av 
nätstation på fastigheten LILLBERGET 2:2 till byggnadsnämnden. Du 
bedöms som berörd i detta ärende och får därför möjlighet att yttra dig 
om ärendet. Handlingar för ärendet hittar du på svarsidan på vår e-tjänst.  

 

Skäl till remiss 
Enligt 9 kap. 94 § plan- och bygglagen (2025-974) PBL, ska 
byggnadsnämnden underrätta enligt det som framgår av 95-97 §§, om en 
ansökan om lov eller förhandsbesked avser 
   1. en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
   2. en åtgärd som 
      a) ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, 
      b) inte är reglerad i områdesbestämmelser, och 
      c) inte endast kompletterar ett en- eller tvåbostadshus med en sådan 
tillbyggnad eller komplementbyggnad som avses i 59 § 1. 
 
Den förslagna åtgärden innebär nybyggnad av en nätstation utanför 
detaljplanerat område. Nätstationen avses lokaliseras på fastigheten 
LILLBERGET 2:2. 

 



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

Upplysningar 
Svara gärna även om ni inte har någon erinran. Svaret ska vara 
kommunen tillhanda senast 2026-01-09. Även om ni inte väljer att svara 
kan byggnadsnämnden komma att ta beslut i ärendet.  

 

Ni svarar genom att logga in på länken nedan. Har ni inte möjlighet att 
svara digital, vänligen hör av er till kommunen för att erhålla handlingar 
och svarskuvert via brev. 

Länk till E-tjänst https://e-tjanster.gallivare.se/GAL-BYGG-GRAN  
 
Företagsrepresentant/företagsombud behöver även ange 
organisationsnummer och kundnummer: 4048 i samband med inloggning. 

 

Vid frågor kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via 
mobpost@gallivare.se 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Hiljanen Linder 

Byggnadsinspektör 

 

#4048# 

  



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

#3734# 

Roland Ingemar Johansson 
LASARETTSGATAN 31 D LGH 1002 
982 34 GÄLLIVARE 

 

 
 

 

 

 

Remiss för yttrande 
 
Fastighet:LILLBERGET 2:2 
Ärendemening: Bygglov för nybyggnad av nätstation 
Diarienummer: BYGG 2025-000962 

 

Ärende  
Det har inkommit ett ärende avseende Bygglov för nybyggnad av 
nätstation på fastigheten LILLBERGET 2:2 till byggnadsnämnden. Du 
bedöms som berörd i detta ärende och får därför möjlighet att yttra dig 
om ärendet. Handlingar för ärendet hittar du på svarsidan på vår e-tjänst.  

 

Skäl till remiss 
Enligt 9 kap. 94 § plan- och bygglagen (2025-974) PBL, ska 
byggnadsnämnden underrätta enligt det som framgår av 95-97 §§, om en 
ansökan om lov eller förhandsbesked avser 
   1. en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
   2. en åtgärd som 
      a) ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, 
      b) inte är reglerad i områdesbestämmelser, och 
      c) inte endast kompletterar ett en- eller tvåbostadshus med en sådan 
tillbyggnad eller komplementbyggnad som avses i 59 § 1. 
 
Den förslagna åtgärden innebär nybyggnad av en nätstation utanför 
detaljplanerat område. Nätstationen avses lokaliseras på fastigheten 
LILLBERGET 2:2. 

 



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

Upplysningar 
Svara gärna även om ni inte har någon erinran. Svaret ska vara 
kommunen tillhanda senast 2026-01-09. Även om ni inte väljer att svara 
kan byggnadsnämnden komma att ta beslut i ärendet.  

 

Ni svarar genom att logga in på länken nedan. Har ni inte möjlighet att 
svara digital, vänligen hör av er till kommunen för att erhålla handlingar 
och svarskuvert via brev. 

Länk till E-tjänst https://e-tjanster.gallivare.se/GAL-BYGG-GRAN  
 
Företagsrepresentant/företagsombud behöver även ange 
organisationsnummer och kundnummer: 3734 i samband med inloggning. 

 

Vid frågor kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via 
mobpost@gallivare.se 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Hiljanen Linder 

Byggnadsinspektör 

 

#3734# 

  



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

#4051# 

Sally Vivan Taavoniku 
MALTVÄGEN 11 
982 39 GÄLLIVARE 

 

 
 

 

 

 

Remiss för yttrande 
 
Fastighet:LILLBERGET 2:2 
Ärendemening: Bygglov för nybyggnad av nätstation 
Diarienummer: BYGG 2025-000962 

 

Ärende  
Det har inkommit ett ärende avseende Bygglov för nybyggnad av 
nätstation på fastigheten LILLBERGET 2:2 till byggnadsnämnden. Du 
bedöms som berörd i detta ärende och får därför möjlighet att yttra dig 
om ärendet. Handlingar för ärendet hittar du på svarsidan på vår e-tjänst.  

 

Skäl till remiss 
Enligt 9 kap. 94 § plan- och bygglagen (2025-974) PBL, ska 
byggnadsnämnden underrätta enligt det som framgår av 95-97 §§, om en 
ansökan om lov eller förhandsbesked avser 
   1. en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
   2. en åtgärd som 
      a) ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, 
      b) inte är reglerad i områdesbestämmelser, och 
      c) inte endast kompletterar ett en- eller tvåbostadshus med en sådan 
tillbyggnad eller komplementbyggnad som avses i 59 § 1. 
 
Den förslagna åtgärden innebär nybyggnad av en nätstation utanför 
detaljplanerat område. Nätstationen avses lokaliseras på fastigheten 
LILLBERGET 2:2. 

 



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

Upplysningar 
Svara gärna även om ni inte har någon erinran. Svaret ska vara 
kommunen tillhanda senast 2026-01-09. Även om ni inte väljer att svara 
kan byggnadsnämnden komma att ta beslut i ärendet.  

 

Ni svarar genom att logga in på länken nedan. Har ni inte möjlighet att 
svara digital, vänligen hör av er till kommunen för att erhålla handlingar 
och svarskuvert via brev. 

Länk till E-tjänst https://e-tjanster.gallivare.se/GAL-BYGG-GRAN  
 
Företagsrepresentant/företagsombud behöver även ange 
organisationsnummer och kundnummer: 4051 i samband med inloggning. 

 

Vid frågor kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via 
mobpost@gallivare.se 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Hiljanen Linder 

Byggnadsinspektör 

 

#4051# 

  



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

#4053# 

Siv Anette Oskarsson 
NORSKAVÄGEN 8 E 
982 36 GÄLLIVARE 

 

 
 

 

 

 

Remiss för yttrande 
 
Fastighet:LILLBERGET 2:2 
Ärendemening: Bygglov för nybyggnad av nätstation 
Diarienummer: BYGG 2025-000962 

 

Ärende  
Det har inkommit ett ärende avseende Bygglov för nybyggnad av 
nätstation på fastigheten LILLBERGET 2:2 till byggnadsnämnden. Du 
bedöms som berörd i detta ärende och får därför möjlighet att yttra dig 
om ärendet. Handlingar för ärendet hittar du på svarsidan på vår e-tjänst.  

 

Skäl till remiss 
Enligt 9 kap. 94 § plan- och bygglagen (2025-974) PBL, ska 
byggnadsnämnden underrätta enligt det som framgår av 95-97 §§, om en 
ansökan om lov eller förhandsbesked avser 
   1. en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
   2. en åtgärd som 
      a) ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, 
      b) inte är reglerad i områdesbestämmelser, och 
      c) inte endast kompletterar ett en- eller tvåbostadshus med en sådan 
tillbyggnad eller komplementbyggnad som avses i 59 § 1. 
 
Den förslagna åtgärden innebär nybyggnad av en nätstation utanför 
detaljplanerat område. Nätstationen avses lokaliseras på fastigheten 
LILLBERGET 2:2. 

 



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

Upplysningar 
Svara gärna även om ni inte har någon erinran. Svaret ska vara 
kommunen tillhanda senast 2026-01-09. Även om ni inte väljer att svara 
kan byggnadsnämnden komma att ta beslut i ärendet.  

 

Ni svarar genom att logga in på länken nedan. Har ni inte möjlighet att 
svara digital, vänligen hör av er till kommunen för att erhålla handlingar 
och svarskuvert via brev. 

Länk till E-tjänst https://e-tjanster.gallivare.se/GAL-BYGG-GRAN  
 
Företagsrepresentant/företagsombud behöver även ange 
organisationsnummer och kundnummer: 4053 i samband med inloggning. 

 

Vid frågor kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via 
mobpost@gallivare.se 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Hiljanen Linder 

Byggnadsinspektör 

 

#4053# 

  



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

#1554# 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Sca 
 
851 88 Sundsvall 

 

 
 

 

 

 

Remiss för yttrande 
 
Fastighet:LILLBERGET 2:2 
Ärendemening: Bygglov för nybyggnad av nätstation 
Diarienummer: BYGG 2025-000962 

 

Ärende  
Det har inkommit ett ärende avseende Bygglov för nybyggnad av 
nätstation på fastigheten LILLBERGET 2:2 till byggnadsnämnden. Du 
bedöms som berörd i detta ärende och får därför möjlighet att yttra dig 
om ärendet. Handlingar för ärendet hittar du på svarsidan på vår e-tjänst.  

 

Skäl till remiss 
Enligt 9 kap. 94 § plan- och bygglagen (2025-974) PBL, ska 
byggnadsnämnden underrätta enligt det som framgår av 95-97 §§, om en 
ansökan om lov eller förhandsbesked avser 
   1. en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
   2. en åtgärd som 
      a) ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, 
      b) inte är reglerad i områdesbestämmelser, och 
      c) inte endast kompletterar ett en- eller tvåbostadshus med en sådan 
tillbyggnad eller komplementbyggnad som avses i 59 § 1. 
 
Den förslagna åtgärden innebär nybyggnad av en nätstation utanför 
detaljplanerat område. Nätstationen avses lokaliseras på fastigheten 
LILLBERGET 2:2. 

 



 
2025-12-17 BYGG 2025-000962 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 

 
 

 
Postadress                             Telefon      E-post                    
Hemsida 
Gällivare kommun                   0970-81 80 00            mobpost@gallivare.se  www.gallivare.se  
982 81 Gällivare  

Upplysningar 
Svara gärna även om ni inte har någon erinran. Svaret ska vara 
kommunen tillhanda senast 2026-01-09. Även om ni inte väljer att svara 
kan byggnadsnämnden komma att ta beslut i ärendet.  

 

Ni svarar genom att logga in på länken nedan. Har ni inte möjlighet att 
svara digital, vänligen hör av er till kommunen för att erhålla handlingar 
och svarskuvert via brev. 

Länk till E-tjänst https://e-tjanster.gallivare.se/GAL-BYGG-GRAN  
 
Företagsrepresentant/företagsombud behöver även ange 
organisationsnummer och kundnummer: 1554 i samband med inloggning. 

 

Vid frågor kontakta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen via 
mobpost@gallivare.se 

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ann Hiljanen Linder 

Byggnadsinspektör 

 

#1554# 

  


